
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE NEDİM ERKAN İMAM HATİP LİSESİ 9.Sınıf KDS-3 (903) 44 121 215 5329

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,25 11,94 9,27 9,54 4,81 8,33 4,86 4,84 3,65 8,10 8,62 5,94 2,68 4,90 1,45 3,46 3,73 2,53 1,85 3,62 0,94 42,74 42,46 32,11 209,280

Okul Ortalaması 11,45 15,27 7,64 8,86 6,32 7,28 5,18 6,55 3,55 7,37 14,28 3,80 2,70 5,93 1,22 3,07 4,60 1,92 1,47 5,05 0,20 40,10 58,00 25,61 182,040

KATILIMLAR

1 1 METE TEMİZ 9A 14 8 12,00 15 1 14,75 10 1 9,75 22 2 21,50 5 3 4,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 69 19 64,25 315,208 483

2 10 MUSTAFA MUAZ DAL 9A 14 10 11,50 12 3 11,25 9 2 8,50 20 4 19,00 3 6 1,50 4 3 3,25 3 2 2,50 65 30 57,50 293,040 690

3 27 ABDULKADİR AKBAŞ 9A 18 10 15,50 12 4 11,00 10 4 9,00 11 18 6,50 4 6 2,50 8 1 7,75 1 9 -1,25 64 52 51,00 264,265 1092

4 24 MOHAMED SHAHEN 9A 13 13 9,75 12 4 11,00 7 6 5,50 15 12 12,00 7 1 6,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 58 39 48,25 259,730 1162

5 17 FERHAT GÖRAL 9A 14 13 10,75 11 5 9,75 6 3 5,25 17 10 14,50 5 3 4,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 56 37 46,75 256,645 1216

6 25 MUHAMMED AZİZ KUL 9A 18 10 15,50 11 5 9,75 5 4 4,00 12 2 11,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 0 1,00 53 24 47,00 255,835 1234

7 42 KADİR TOPTAN 9B 16 14 12,50 13 3 12,25 8 6 6,50 13 17 8,75 4 6 2,50 5 5 3,75 3 7 1,25 62 58 47,50 254,625 1258

8 18 HALİS EMİN SUNDUR 9A 15 11 12,25 11 4 10,00 6 4 5,00 14 7 12,25 3 3 2,25 5 3 4,25 1 6 -0,50 55 38 45,50 251,178 1327

9 6 HALİL İBRAHİM KÜPELİ 9A 21 6 19,50 12 3 11,25 7 5 5,75 5 8 3,00 2 7 0,25 6 3 5,25 3 5 1,75 56 37 46,75 248,978 1379

10 38 SÜLEY AN YILDIZ 9A 18 12 15,00 11 5 9,75 7 7 5,25 11 19 6,25 5 5 3,75 4 6 2,50 2 8 0,00 58 62 42,50 237,750 1608

11 40 ENES ÇOBANOĞLU 9A 19 11 16,25 10 6 8,50 5 7 3,25 9 6 7,50 4 5 2,75 4 5 2,75 2 5 0,75 53 45 41,75 236,870 1623

12 56 9A 11 11 8,25 9 2 8,50 7 5 5,75 12 12 9,00 6 2 5,50 4 2 3,50 1 2 0,50 50 36 41,00 234,988 1664

13 50 ONUR MİKDAT YAZICI 9A 18 12 15,00 10 6 8,50 4 6 2,50 10 7 8,25 4 3 3,25 3 3 2,25 2 4 1,00 51 41 40,75 234,308 1678

14 33 MEHMET RESUL ŞEN 9A 16 12 13,00 12 4 11,00 6 6 4,50 10 12 7,00 3 7 1,25 4 6 2,50 3 5 1,75 54 52 41,00 233,240 1705

15 9 FETHULLAH TAHA POLAT9A 15 12 12,00 10 6 8,50 7 5 5,75 11 8 9,00 4 5 2,75 4 6 2,50 51 42 40,50 233,165 1709

16 13 EMRE ASLAN 9A 14 11 11,25 12 3 11,25 4 5 2,75 9 6 7,50 5 4 4,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 47 33 38,75 226,680 1869

17 36 FATİH IŞIK 9A 14 8 12,00 12 4 11,00 6 3 5,25 2 5 0,75 6 2 5,50 4 5 2,75 2 4 1,00 46 31 38,25 220,463 2013

18 7 MEVLÜD ESAD BAYRAKLI9A 12 10 9,50 9 3 8,25 7 2 6,50 9 5 7,75 2 6 0,50 2 3 1,25 2 4 1,00 43 33 34,75 213,623 2164

19 19 MUHAMMED EFE YILMAZ9A 10 13 6,75 13 2 12,50 6 2 5,50 2 7 0,25 6 4 5,00 4 4 3,00 1 3 0,25 42 35 33,25 203,595 2380

20 54 NECATİ ARDA ÖZDEMİR9A 20 10 17,50 6 2 5,50 4 4 3,00 5 9 2,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 38 33 29,75 195,723 2562

21 8 FURKAN ARĞIN 9A 13 10 10,50 10 4 9,00 6 5 4,75 3 3 2,25 2 4 1,00 2 3 1,25 36 29 28,75 191,043 2687

22 5 YAVUZ SELİM AYDOĞDU9B 11 11 8,25 10 4 9,00 5 6 3,50 4 6 2,50 2 5 0,75 3 0 3,00 35 32 27,00 185,928 2812

23 22 ERTUĞRUL YILDIZ 9A 11 12 8,00 11 5 9,75 8 4 7,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 31 29 23,75 172,528 3204

24 30 ZÜHTÜ ASLAN 9B 10 20 5,00 9 7 7,25 10 4 9,00 5 25 -1,25 0 10 -2,50 4 6 2,50 3 7 1,25 41 79 21,25 164,063 3424

25 14 UĞURCAN ÇAĞLAR 9B 6 24 0,00 11 4 10,00 3 10 0,50 4 14 0,50 4 4 3,00 2 5 0,75 3 5 1,75 33 66 16,50 151,405 3746

26 39 BURAK MENEKLİ 9A 11 18 6,50 11 5 9,75 2 9 -0,25 3 8 1,00 2 8 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 32 65 15,75 149,198 3797

27 47 ENES KOPARAN 9B 7 13 3,75 9 5 7,75 5 4 4,00 2 10 -0,50 1 6 -0,50 1 7 -0,75 1 6 -0,50 26 51 13,25 139,660 4036

28 15 MUHAMMED EMİR PULAT9B 10 20 5,00 6 10 3,50 1 13 -2,25 5 25 -1,25 2 8 0,00 6 4 5,00 3 7 1,25 33 87 11,25 135,563 4132

29 48 ABDULLATİF GÜLER 9B 9 21 3,75 2 14 -1,50 6 8 4,00 6 23 0,25 4 6 2,50 4 6 2,50 1 9 -1,25 32 87 10,25 132,875 4198
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE NEDİM ERKAN İMAM HATİP LİSESİ 9.Sınıf KDS-3 (903) 44 121 215 5329

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,25 11,94 9,27 9,54 4,81 8,33 4,86 4,84 3,65 8,10 8,62 5,94 2,68 4,90 1,45 3,46 3,73 2,53 1,85 3,62 0,94 42,74 42,46 32,11 209,280

Okul Ortalaması 11,45 15,27 7,64 8,86 6,32 7,28 5,18 6,55 3,55 7,37 14,28 3,80 2,70 5,93 1,22 3,07 4,60 1,92 1,47 5,05 0,20 40,10 58,00 25,61 182,040

KATILIMLAR

30 35 BURAK GÜZE L 9B 5 10 2,50 8 6 6,50 2 2 1,50 15 18 10,50 132,070 4229

31 11 BİLAL YILMAZ 9B 8 22 2,50 6 10 3,50 5 9 2,75 6 24 0,00 2 8 0,00 3 7 1,25 2 8 0,00 32 88 10,00 130,925 4264

32 32 AHMET SAFA YILDIRIM 9B 5 7 3,25 5 7 3,25 1 3 0,25 3 7 1,25 0 7 -1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 18 34 9,50 130,748 4276

33 26 ŞEREF KARA 9B 10 19 5,25 5 11 2,25 5 9 2,75 3 27 -3,75 3 7 1,25 3 7 1,25 1 9 -1,25 30 89 7,75 121,605 4489

34 12 İBRAHİM AKTAŞ 9B 10 20 5,00 6 10 3,50 4 10 1,50 4 26 -2,50 3 7 1,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 30 90 7,50 121,525 4493

35 46 BERAT AKÇORA 9B 5 24 -1,00 11 5 9,75 5 9 2,75 5 25 -1,25 0 10 -2,50 3 7 1,25 1 9 -1,25 30 89 7,75 121,268 4499

36 37 SALİH MERT KUŞÇU 9B 6 24 0,00 8 8 6,00 2 12 -1,00 6 24 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 2 3 1,25 28 87 6,25 119,138 4542

37 21 HALİL MENEKLİ 9B 6 24 0,00 12 4 11,00 4 10 1,50 2 23 -3,75 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 28 87 6,25 114,863 4655

38 41 ABDULBAKİ DEMİRCAN 9B 9 21 3,75 0 16 -4,00 3 11 0,25 10 20 5,00 0 10 -2,50 3 7 1,25 1 9 -1,25 26 94 2,50 112,038 4715

39 34 HÜSEYİN  AKTÜRK 9B 9 21 3,75 1 14 -2,50 4 10 1,50 5 24 -1,00 2 6 0,50 3 4 2,00 1 7 -0,75 25 86 3,50 111,058 4734

40 0 ÖMER FARUK ÇİL 9B 10 20 5,00 5 11 2,25 3 11 0,25 5 25 -1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 27 93 3,75 110,688 4740

41 23 ENSAR YILMAZER 9B 9 20 4,00 0 16 -4,00 3 10 0,50 10 20 5,00 0 10 -2,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 25 93 1,75 109,503 4763

42 2 YUSUF KERE MÖZÜBEK 9B 4 24 -2,00 8 8 6,00 4 10 1,50 3 17 -1,25 0 10 -2,50 2 8 0,00 21 77 1,75 103,098 4874

43 4 MUH*MEDEMİNAYDOĞDU9B 3 27 -3,75 8 8 6,00 3 11 0,25 3 27 -3,75 1 9 -1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 23 97 -1,25 92,275 4965

44 28 ALİBARAN ARSLAN 9B 7 23 1,25 5 11 2,25 3 11 0,25 0 30 -7,50 3 7 1,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 22 98 -2,50 86,813 4974
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE NEDİM ERKAN İMAM HATİP LİSESİ 9.Sınıf KDS-3 (903) 44 121 215 5329

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,25 11,94 9,27 9,54 4,81 8,33 4,86 4,84 3,65 8,10 8,62 5,94 2,68 4,90 1,45 3,46 3,73 2,53 1,85 3,62 0,94 42,74 42,46 32,11 209,280

Okul Ortalaması 11,45 15,27 7,64 8,86 6,32 7,28 5,18 6,55 3,55 7,37 14,28 3,80 2,70 5,93 1,22 3,07 4,60 1,92 1,47 5,05 0,20 40,10 58,00 25,61 182,040

KATILIMLAR
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9A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE NEDİM ERKAN İMAM HATİP LİSESİ 9.Sınıf KDS-3 (903) 44 121 215 5329

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,25 11,94 9,27 9,54 4,81 8,33 4,86 4,84 3,65 8,10 8,62 5,94 2,68 4,90 1,45 3,46 3,73 2,53 1,85 3,62 0,94 42,74 42,46 32,11 209,280

Okul Ortalaması 11,45 15,27 7,64 8,86 6,32 7,28 5,18 6,55 3,55 7,37 14,28 3,80 2,70 5,93 1,22 3,07 4,60 1,92 1,47 5,05 0,20 40,10 58,00 25,61 182,040

SINIF: 9A

KATILIMLAR

1 1 METE TEMİZ 9A 14 8 12,00 15 1 14,75 10 1 9,75 22 2 21,50 5 3 4,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 69 19 64,25 315,208 483

2 10 MUSTAFA MUAZ DAL 9A 14 10 11,50 12 3 11,25 9 2 8,50 20 4 19,00 3 6 1,50 4 3 3,25 3 2 2,50 65 30 57,50 293,040 690

3 27 ABDULKADİR AKBAŞ 9A 18 10 15,50 12 4 11,00 10 4 9,00 11 18 6,50 4 6 2,50 8 1 7,75 1 9 -1,25 64 52 51,00 264,265 1092

4 24 MOHAMED SHAHEN 9A 13 13 9,75 12 4 11,00 7 6 5,50 15 12 12,00 7 1 6,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 58 39 48,25 259,730 1162

5 17 FERHAT GÖRAL 9A 14 13 10,75 11 5 9,75 6 3 5,25 17 10 14,50 5 3 4,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 56 37 46,75 256,645 1216

6 25 MUHAMMED AZİZ KUL 9A 18 10 15,50 11 5 9,75 5 4 4,00 12 2 11,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 0 1,00 53 24 47,00 255,835 1234

7 18 HALİS EMİN SUNDUR 9A 15 11 12,25 11 4 10,00 6 4 5,00 14 7 12,25 3 3 2,25 5 3 4,25 1 6 -0,50 55 38 45,50 251,178 1327

8 6 HALİL İBRAHİM KÜPELİ 9A 21 6 19,50 12 3 11,25 7 5 5,75 5 8 3,00 2 7 0,25 6 3 5,25 3 5 1,75 56 37 46,75 248,978 1379

9 38 SÜLEY AN YILDIZ 9A 18 12 15,00 11 5 9,75 7 7 5,25 11 19 6,25 5 5 3,75 4 6 2,50 2 8 0,00 58 62 42,50 237,750 1608

10 40 ENES ÇOBANOĞLU 9A 19 11 16,25 10 6 8,50 5 7 3,25 9 6 7,50 4 5 2,75 4 5 2,75 2 5 0,75 53 45 41,75 236,870 1623

11 56 9A 11 11 8,25 9 2 8,50 7 5 5,75 12 12 9,00 6 2 5,50 4 2 3,50 1 2 0,50 50 36 41,00 234,988 1664

12 50 ONUR MİKDAT YAZICI 9A 18 12 15,00 10 6 8,50 4 6 2,50 10 7 8,25 4 3 3,25 3 3 2,25 2 4 1,00 51 41 40,75 234,308 1678

13 33 MEHMET RESUL ŞEN 9A 16 12 13,00 12 4 11,00 6 6 4,50 10 12 7,00 3 7 1,25 4 6 2,50 3 5 1,75 54 52 41,00 233,240 1705

14 9 FETHULLAH TAHA POLAT9A 15 12 12,00 10 6 8,50 7 5 5,75 11 8 9,00 4 5 2,75 4 6 2,50 51 42 40,50 233,165 1709

15 13 EMRE ASLAN 9A 14 11 11,25 12 3 11,25 4 5 2,75 9 6 7,50 5 4 4,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 47 33 38,75 226,680 1869

16 36 FATİH IŞIK 9A 14 8 12,00 12 4 11,00 6 3 5,25 2 5 0,75 6 2 5,50 4 5 2,75 2 4 1,00 46 31 38,25 220,463 2013

17 7 MEVLÜD ESAD BAYRAKLI9A 12 10 9,50 9 3 8,25 7 2 6,50 9 5 7,75 2 6 0,50 2 3 1,25 2 4 1,00 43 33 34,75 213,623 2164

18 19 MUHAMMED EFE YILMAZ9A 10 13 6,75 13 2 12,50 6 2 5,50 2 7 0,25 6 4 5,00 4 4 3,00 1 3 0,25 42 35 33,25 203,595 2380

19 54 NECATİ ARDA ÖZDEMİR9A 20 10 17,50 6 2 5,50 4 4 3,00 5 9 2,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 38 33 29,75 195,723 2562

20 8 FURKAN ARĞIN 9A 13 10 10,50 10 4 9,00 6 5 4,75 3 3 2,25 2 4 1,00 2 3 1,25 36 29 28,75 191,043 2687

21 22 ERTUĞRUL YILDIZ 9A 11 12 8,00 11 5 9,75 8 4 7,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 31 29 23,75 172,528 3204

22 39 BURAK MENEKLİ 9A 11 18 6,50 11 5 9,75 2 9 -0,25 3 8 1,00 2 8 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 32 65 15,75 149,198 3797



9A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE NEDİM ERKAN İMAM HATİP LİSESİ 9.Sınıf KDS-3 (903) 44 121 215 5329

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,25 11,94 9,27 9,54 4,81 8,33 4,86 4,84 3,65 8,10 8,62 5,94 2,68 4,90 1,45 3,46 3,73 2,53 1,85 3,62 0,94 42,74 42,46 32,11 209,280

Okul Ortalaması 11,45 15,27 7,64 8,86 6,32 7,28 5,18 6,55 3,55 7,37 14,28 3,80 2,70 5,93 1,22 3,07 4,60 1,92 1,47 5,05 0,20 40,10 58,00 25,61 182,040

SINIF: 9A

KATILIMLAR
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9B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE NEDİM ERKAN İMAM HATİP LİSESİ 9.Sınıf KDS-3 (903) 44 121 215 5329

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,25 11,94 9,27 9,54 4,81 8,33 4,86 4,84 3,65 8,10 8,62 5,94 2,68 4,90 1,45 3,46 3,73 2,53 1,85 3,62 0,94 42,74 42,46 32,11 209,280

Okul Ortalaması 11,45 15,27 7,64 8,86 6,32 7,28 5,18 6,55 3,55 7,37 14,28 3,80 2,70 5,93 1,22 3,07 4,60 1,92 1,47 5,05 0,20 40,10 58,00 25,61 182,040

SINIF: 9B

KATILIMLAR

1 42 KADİR TOPTAN 9B 16 14 12,50 13 3 12,25 8 6 6,50 13 17 8,75 4 6 2,50 5 5 3,75 3 7 1,25 62 58 47,50 254,625 1258

2 5 YAVUZ SELİM AYDOĞDU9B 11 11 8,25 10 4 9,00 5 6 3,50 4 6 2,50 2 5 0,75 3 0 3,00 35 32 27,00 185,928 2812

3 30 ZÜHTÜ ASLAN 9B 10 20 5,00 9 7 7,25 10 4 9,00 5 25 -1,25 0 10 -2,50 4 6 2,50 3 7 1,25 41 79 21,25 164,063 3424

4 14 UĞURCAN ÇAĞLAR 9B 6 24 0,00 11 4 10,00 3 10 0,50 4 14 0,50 4 4 3,00 2 5 0,75 3 5 1,75 33 66 16,50 151,405 3746

5 47 ENES KOPARAN 9B 7 13 3,75 9 5 7,75 5 4 4,00 2 10 -0,50 1 6 -0,50 1 7 -0,75 1 6 -0,50 26 51 13,25 139,660 4036

6 15 MUHAMMED EMİR PULAT9B 10 20 5,00 6 10 3,50 1 13 -2,25 5 25 -1,25 2 8 0,00 6 4 5,00 3 7 1,25 33 87 11,25 135,563 4132

7 48 ABDULLATİF GÜLER 9B 9 21 3,75 2 14 -1,50 6 8 4,00 6 23 0,25 4 6 2,50 4 6 2,50 1 9 -1,25 32 87 10,25 132,875 4198

8 35 BURAK GÜZE L 9B 5 10 2,50 8 6 6,50 2 2 1,50 15 18 10,50 132,070 4229

9 11 BİLAL YILMAZ 9B 8 22 2,50 6 10 3,50 5 9 2,75 6 24 0,00 2 8 0,00 3 7 1,25 2 8 0,00 32 88 10,00 130,925 4264

10 32 AHMET SAFA YILDIRIM 9B 5 7 3,25 5 7 3,25 1 3 0,25 3 7 1,25 0 7 -1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 18 34 9,50 130,748 4276

11 26 ŞEREF KARA 9B 10 19 5,25 5 11 2,25 5 9 2,75 3 27 -3,75 3 7 1,25 3 7 1,25 1 9 -1,25 30 89 7,75 121,605 4489

12 12 İBRAHİM AKTAŞ 9B 10 20 5,00 6 10 3,50 4 10 1,50 4 26 -2,50 3 7 1,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 30 90 7,50 121,525 4493

13 46 BERAT AKÇORA 9B 5 24 -1,00 11 5 9,75 5 9 2,75 5 25 -1,25 0 10 -2,50 3 7 1,25 1 9 -1,25 30 89 7,75 121,268 4499

14 37 SALİH MERT KUŞÇU 9B 6 24 0,00 8 8 6,00 2 12 -1,00 6 24 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 2 3 1,25 28 87 6,25 119,138 4542

15 21 HALİL MENEKLİ 9B 6 24 0,00 12 4 11,00 4 10 1,50 2 23 -3,75 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 28 87 6,25 114,863 4655

16 41 ABDULBAKİ DEMİRCAN 9B 9 21 3,75 0 16 -4,00 3 11 0,25 10 20 5,00 0 10 -2,50 3 7 1,25 1 9 -1,25 26 94 2,50 112,038 4715

17 34 HÜSEYİN  AKTÜRK 9B 9 21 3,75 1 14 -2,50 4 10 1,50 5 24 -1,00 2 6 0,50 3 4 2,00 1 7 -0,75 25 86 3,50 111,058 4734

18 0 ÖMER FARUK ÇİL 9B 10 20 5,00 5 11 2,25 3 11 0,25 5 25 -1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 27 93 3,75 110,688 4740

19 23 ENSAR YILMAZER 9B 9 20 4,00 0 16 -4,00 3 10 0,50 10 20 5,00 0 10 -2,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 25 93 1,75 109,503 4763

20 2 YUSUF KERE MÖZÜBEK 9B 4 24 -2,00 8 8 6,00 4 10 1,50 3 17 -1,25 0 10 -2,50 2 8 0,00 21 77 1,75 103,098 4874

21 4 MUH*MEDEMİNAYDOĞDU9B 3 27 -3,75 8 8 6,00 3 11 0,25 3 27 -3,75 1 9 -1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 23 97 -1,25 92,275 4965

22 28 ALİBARAN ARSLAN 9B 7 23 1,25 5 11 2,25 3 11 0,25 0 30 -7,50 3 7 1,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 22 98 -2,50 86,813 4974



9B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE NEDİM ERKAN İMAM HATİP LİSESİ 9.Sınıf KDS-3 (903) 44 121 215 5329

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,25 11,94 9,27 9,54 4,81 8,33 4,86 4,84 3,65 8,10 8,62 5,94 2,68 4,90 1,45 3,46 3,73 2,53 1,85 3,62 0,94 42,74 42,46 32,11 209,280

Okul Ortalaması 11,45 15,27 7,64 8,86 6,32 7,28 5,18 6,55 3,55 7,37 14,28 3,80 2,70 5,93 1,22 3,07 4,60 1,92 1,47 5,05 0,20 40,10 58,00 25,61 182,040

SINIF: 9B
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