
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE NEDİM ERKAN İMAM HATİP LİSESİ 9.Sınıf KDS-2 (902) 35 35 35 4182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,67 10,67 12,00 7,36 6,31 5,78 5,45 4,58 4,31 12,11 6,84 10,40 3,72 3,85 2,76 3,73 3,81 2,78 2,38 2,63 1,73 49,42 38,69 39,76 233,720

Okul Ortalaması 13,69 14,20 10,14 6,86 8,60 4,71 5,14 7,49 3,27 8,74 13,77 5,30 3,46 5,54 2,07 3,43 5,46 2,06 2,69 5,03 1,43 44,01 60,09 28,98 195,190

KATILIMLAR

1 17 FERHAT GÖRAL -9A 29 1 28,75 15 1 14,75 4 0 4,00 14 4 13,00 8 2 7,50 9 0 9,00 5 0 5,00 84 8 82,00 369,093 196

2 25 MUHAM ED AZİZ KUL -9A 19 9 16,75 10 5 8,75 10 3 9,25 17 5 15,75 5 3 4,25 8 2 7,50 5 2 4,50 74 29 66,75 321,630 645

3 10 MUSTAFA MUAZ DAL -9A 16 13 12,75 9 6 7,50 7 6 5,50 17 5 15,75 6 3 5,25 5 4 4,00 3 4 2,00 63 41 52,75 277,450 1229

4 27 ABDULKADİR AKBAŞ -9A 15 15 11,25 9 7 7,25 9 5 7,75 15 14 11,50 7 3 6,25 5 5 3,75 6 4 5,00 66 53 52,75 274,500 1268

5 13 EMRE ASLAN -9A 17 13 13,75 9 7 7,25 12 2 11,50 12 9 9,75 4 2 3,50 4 6 2,50 3 1 2,75 61 40 51,00 266,588 1394

6 9 FETHULLAH TAHA POLAT-9A 14 15 10,25 9 7 7,25 6 8 4,00 17 3 16,25 5 5 3,75 4 4 3,00 5 3 4,25 60 45 48,75 265,275 1417

7 1 METE TEMİZ -9A 21 9 18,75 10 6 8,50 5 9 2,75 16 4 15,00 0 8 -2,00 3 5 1,75 2 0 2,00 57 41 46,75 257,585 1546

8 0 MEHMET RESUL ŞEN -9B 24 6 22,50 8 7 6,25 4 10 1,50 11 18 6,50 6 4 5,00 6 4 5,00 1 9 -1,25 60 58 45,50 249,360 1697

9 0 HALİS EMİN SUNDUR -9A 13 12 10,00 9 7 7,25 5 8 3,00 12 3 11,25 5 3 4,25 4 4 3,00 5 3 4,25 53 40 43,00 243,865 1795

10 6 HALİL İBRAHİM KÜPELİ -9A 15 10 12,50 11 5 9,75 9 4 8,00 3 7 1,25 4 4 3,00 7 2 6,50 3 2 2,50 52 34 43,50 237,475 1904

11 38 SÜLEYMAN YILDIZ B  Ş -9B 23 7 21,25 8 8 6,00 4 10 1,50 8 21 2,75 4 6 2,50 5 5 3,75 5 5 3,75 57 62 41,50 234,238 1950

12 50 ONUR MİKDAT YAZICI -9A 13 12 10,00 3 13 -0,25 6 8 4,00 13 4 12,00 5 2 4,50 4 1 3,75 4 3 3,25 48 43 37,25 227,318 2054

13 54 NECATİ ARDA ÖZDEMİR-9A 15 13 11,75 9 4 8,00 4 6 2,50 13 4 12,00 2 5 0,75 2 6 0,50 0 4 -1,00 45 42 34,50 216,348 2238

14 56 ABDULLAH HAMDY -9B 17 8 15,00 7 6 5,50 3 6 1,50 11 9 8,75 5 4 4,00 2 7 0,25 1 6 -0,50 46 46 34,50 215,280 2259

15 22 ERTUĞRUL YILDIZ -9A 18 12 15,00 8 8 6,00 9 5 7,75 2 3 1,25 2 0 2,00 2 3 1,25 2 1 1,75 43 32 35,00 210,675 2330

16 8 FURKAN ARĞIN -9A 13 12 10,00 8 7 6,25 4 6 2,50 7 3 6,25 4 5 2,75 2 5 0,75 2 1 1,75 40 39 30,25 199,693 2517

17 19 MUHAMMED EFE YILMAZB 16 10 13,50 11 5 9,75 10 2 9,50 6 23 0,25 0 10 -2,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 47 66 30,50 193,915 2615

18 14 UĞURCAN ÇAĞIAR -9A 10 19 5,25 4 12 1,00 5 9 2,75 11 10 8,50 4 6 2,50 5 5 3,75 5 5 3,75 44 66 27,50 193,643 2620

19 42 KADİR TOPTAN -9B 21 9 18,75 4 12 1,00 4 10 1,50 8 21 2,75 3 7 1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 45 74 26,50 186,713 2731

20 24 MOHAMED SHAHEN -9A 9 10 6,50 6 7 4,25 7 4 6,00 3 1 2,75 5 3 4,25 2 6 0,50 2 1 1,75 34 32 26,00 183,520 2776

21 39 BURAK MENEKLİ -9B 13 17 8,75 9 7 7,25 6 8 4,00 8 22 2,50 3 7 1,25 0 10 -2,50 2 8 0,00 41 79 21,25 167,450 3013

22 47 ENES KOPARAN -9B 11 14 7,50 8 5 6,75 4 6 2,50 3 6 1,50 3 5 1,75 2 6 0,50 1 6 -0,50 32 48 20,00 163,405 3075

23 7 MEVLÜD ESAD BAYRAKLI-9B 12 13 8,75 7 8 5,00 3 5 1,75 2 10 -0,50 3 5 1,75 2 5 0,75 3 2 2,50 32 48 20,00 162,883 3086

24 5 YAVUZSSELİM AYDOĞDU-9B 14 15 10,25 6 10 3,50 5 9 2,75 7 23 1,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 2 7 0,25 39 79 19,25 161,510 3119

25 21 HALİL MENEKLİ -9C 10 20 5,00 6 10 3,50 4 10 1,50 6 24 0,00 3 7 1,25 3 7 1,25 3 7 1,25 35 85 13,75 143,413 3361

26 11 BİLAL YILMAZ -9B 10 20 5,00 6 10 3,50 3 11 0,25 7 23 1,25 4 6 2,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 33 87 11,25 136,313 3448

27 34 HÜSEYİN  AKTÜRK -9C 9 21 3,75 2 14 -1,50 4 10 1,50 6 24 0,00 3 7 1,25 6 4 5,00 1 9 -1,25 31 89 8,75 128,525 3569

28 2 YUSUFKEREM ÖZÜBEK -9C 7 23 1,25 3 13 -0,25 3 11 0,25 10 20 5,00 1 9 -1,25 4 6 2,50 2 8 0,00 30 90 7,50 127,463 3581

29 4 MUHAMMED AYDOĞDU -9C 7 23 1,25 2 14 -1,50 3 11 0,25 10 20 5,00 2 8 0,00 4 6 2,50 1 9 -1,25 29 91 6,25 123,725 3641
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE NEDİM ERKAN İMAM HATİP LİSESİ 9.Sınıf KDS-2 (902) 35 35 35 4182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,67 10,67 12,00 7,36 6,31 5,78 5,45 4,58 4,31 12,11 6,84 10,40 3,72 3,85 2,76 3,73 3,81 2,78 2,38 2,63 1,73 49,42 38,69 39,76 233,720

Okul Ortalaması 13,69 14,20 10,14 6,86 8,60 4,71 5,14 7,49 3,27 8,74 13,77 5,30 3,46 5,54 2,07 3,43 5,46 2,06 2,69 5,03 1,43 44,01 60,09 28,98 195,190

KATILIMLAR

30 23 ENSAR YILMAZER -9C 11 19 6,25 2 14 -1,50 1 13 -2,25 9 21 3,75 4 6 2,50 2 8 0,00 0 10 -2,50 29 91 6,25 123,450 3646

31 46 BERAT AKÇORA -9C 8 22 2,50 6 10 3,50 5 9 2,75 6 24 0,00 2 8 0,00 0 10 -2,50 3 7 1,25 30 90 7,50 122,750 3662

32 0 ÖMER FARUK ÇİL -9C 12 16 8,00 4 12 1,00 5 9 2,75 3 27 -3,75 1 9 -1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 30 88 8,00 122,635 3668

33 32 AHMET SAFA YILDIRIM -9C 4 17 -0,25 3 11 0,25 3 5 1,75 4 16 0,00 1 9 -1,25 3 0 3,00 1 5 -0,25 19 63 3,25 110,180 3859

34 30 ZÜHTÜ ASLAN -9C 7 23 1,25 4 12 1,00 2 12 -1,00 5 25 -1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 3 7 1,25 26 94 2,50 107,488 3895

35 15 MUHAMMED EMİR PULAT-9B 6 19 1,25 5 11 2,25 2 12 -1,00 4 26 -2,50 1 9 -1,25 4 6 2,50 3 7 1,25 25 90 2,50 106,413 3904

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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-9A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE NEDİM ERKAN İMAM HATİP LİSESİ 9.Sınıf KDS-2 (902) 35 35 35 4182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,67 10,67 12,00 7,36 6,31 5,78 5,45 4,58 4,31 12,11 6,84 10,40 3,72 3,85 2,76 3,73 3,81 2,78 2,38 2,63 1,73 49,42 38,69 39,76 233,720

Okul Ortalaması 13,69 14,20 10,14 6,86 8,60 4,71 5,14 7,49 3,27 8,74 13,77 5,30 3,46 5,54 2,07 3,43 5,46 2,06 2,69 5,03 1,43 44,01 60,09 28,98 195,190

SINIF: -9A

KATILIMLAR

1 17 FERHAT GÖRAL -9A 29 1 28,75 15 1 14,75 4 0 4,00 14 4 13,00 8 2 7,50 9 0 9,00 5 0 5,00 84 8 82,00 369,093 196

2 25 MUHAM ED AZİZ KUL -9A 19 9 16,75 10 5 8,75 10 3 9,25 17 5 15,75 5 3 4,25 8 2 7,50 5 2 4,50 74 29 66,75 321,630 645

3 10 MUSTAFA MUAZ DAL -9A 16 13 12,75 9 6 7,50 7 6 5,50 17 5 15,75 6 3 5,25 5 4 4,00 3 4 2,00 63 41 52,75 277,450 1229

4 27 ABDULKADİR AKBAŞ -9A 15 15 11,25 9 7 7,25 9 5 7,75 15 14 11,50 7 3 6,25 5 5 3,75 6 4 5,00 66 53 52,75 274,500 1268

5 13 EMRE ASLAN -9A 17 13 13,75 9 7 7,25 12 2 11,50 12 9 9,75 4 2 3,50 4 6 2,50 3 1 2,75 61 40 51,00 266,588 1394

6 9 FETHULLAH TAHA POLAT-9A 14 15 10,25 9 7 7,25 6 8 4,00 17 3 16,25 5 5 3,75 4 4 3,00 5 3 4,25 60 45 48,75 265,275 1417

7 1 METE TEMİZ -9A 21 9 18,75 10 6 8,50 5 9 2,75 16 4 15,00 0 8 -2,00 3 5 1,75 2 0 2,00 57 41 46,75 257,585 1546

8 0 HALİS EMİN SUNDUR -9A 13 12 10,00 9 7 7,25 5 8 3,00 12 3 11,25 5 3 4,25 4 4 3,00 5 3 4,25 53 40 43,00 243,865 1795

9 6 HALİL İBRAHİM KÜPELİ -9A 15 10 12,50 11 5 9,75 9 4 8,00 3 7 1,25 4 4 3,00 7 2 6,50 3 2 2,50 52 34 43,50 237,475 1904

10 50 ONUR MİKDAT YAZICI -9A 13 12 10,00 3 13 -0,25 6 8 4,00 13 4 12,00 5 2 4,50 4 1 3,75 4 3 3,25 48 43 37,25 227,318 2054

11 54 NECATİ ARDA ÖZDEMİR-9A 15 13 11,75 9 4 8,00 4 6 2,50 13 4 12,00 2 5 0,75 2 6 0,50 0 4 -1,00 45 42 34,50 216,348 2238

12 22 ERTUĞRUL YILDIZ -9A 18 12 15,00 8 8 6,00 9 5 7,75 2 3 1,25 2 0 2,00 2 3 1,25 2 1 1,75 43 32 35,00 210,675 2330

13 8 FURKAN ARĞIN -9A 13 12 10,00 8 7 6,25 4 6 2,50 7 3 6,25 4 5 2,75 2 5 0,75 2 1 1,75 40 39 30,25 199,693 2517

14 14 UĞURCAN ÇAĞIAR -9A 10 19 5,25 4 12 1,00 5 9 2,75 11 10 8,50 4 6 2,50 5 5 3,75 5 5 3,75 44 66 27,50 193,643 2620

15 24 MOHAMED SHAHEN -9A 9 10 6,50 6 7 4,25 7 4 6,00 3 1 2,75 5 3 4,25 2 6 0,50 2 1 1,75 34 32 26,00 183,520 2776

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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-9B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE NEDİM ERKAN İMAM HATİP LİSESİ 9.Sınıf KDS-2 (902) 35 35 35 4182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,67 10,67 12,00 7,36 6,31 5,78 5,45 4,58 4,31 12,11 6,84 10,40 3,72 3,85 2,76 3,73 3,81 2,78 2,38 2,63 1,73 49,42 38,69 39,76 233,720

Okul Ortalaması 13,69 14,20 10,14 6,86 8,60 4,71 5,14 7,49 3,27 8,74 13,77 5,30 3,46 5,54 2,07 3,43 5,46 2,06 2,69 5,03 1,43 44,01 60,09 28,98 195,190

SINIF: -9B

KATILIMLAR

1 0 MEHMET RESUL ŞEN -9B 24 6 22,50 8 7 6,25 4 10 1,50 11 18 6,50 6 4 5,00 6 4 5,00 1 9 -1,25 60 58 45,50 249,360 1697

2 38 SÜLEYMAN YILDIZ B  Ş -9B 23 7 21,25 8 8 6,00 4 10 1,50 8 21 2,75 4 6 2,50 5 5 3,75 5 5 3,75 57 62 41,50 234,238 1950

3 56 ABDULLAH HAMDY -9B 17 8 15,00 7 6 5,50 3 6 1,50 11 9 8,75 5 4 4,00 2 7 0,25 1 6 -0,50 46 46 34,50 215,280 2259

4 42 KADİR TOPTAN -9B 21 9 18,75 4 12 1,00 4 10 1,50 8 21 2,75 3 7 1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 45 74 26,50 186,713 2731

5 39 BURAK MENEKLİ -9B 13 17 8,75 9 7 7,25 6 8 4,00 8 22 2,50 3 7 1,25 0 10 -2,50 2 8 0,00 41 79 21,25 167,450 3013

6 47 ENES KOPARAN -9B 11 14 7,50 8 5 6,75 4 6 2,50 3 6 1,50 3 5 1,75 2 6 0,50 1 6 -0,50 32 48 20,00 163,405 3075

7 7 MEVLÜD ESAD BAYRAKLI-9B 12 13 8,75 7 8 5,00 3 5 1,75 2 10 -0,50 3 5 1,75 2 5 0,75 3 2 2,50 32 48 20,00 162,883 3086

8 5 YAVUZSSELİM AYDOĞDU-9B 14 15 10,25 6 10 3,50 5 9 2,75 7 23 1,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 2 7 0,25 39 79 19,25 161,510 3119

9 11 BİLAL YILMAZ -9B 10 20 5,00 6 10 3,50 3 11 0,25 7 23 1,25 4 6 2,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 33 87 11,25 136,313 3448

10 15 MUHAMMED EMİR PULAT-9B 6 19 1,25 5 11 2,25 2 12 -1,00 4 26 -2,50 1 9 -1,25 4 6 2,50 3 7 1,25 25 90 2,50 106,413 3904

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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EDE TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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-9C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE NEDİM ERKAN İMAM HATİP LİSESİ 9.Sınıf KDS-2 (902) 35 35 35 4182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,67 10,67 12,00 7,36 6,31 5,78 5,45 4,58 4,31 12,11 6,84 10,40 3,72 3,85 2,76 3,73 3,81 2,78 2,38 2,63 1,73 49,42 38,69 39,76 233,720

Okul Ortalaması 13,69 14,20 10,14 6,86 8,60 4,71 5,14 7,49 3,27 8,74 13,77 5,30 3,46 5,54 2,07 3,43 5,46 2,06 2,69 5,03 1,43 44,01 60,09 28,98 195,190

SINIF: -9C

KATILIMLAR

1 21 HALİL MENEKLİ -9C 10 20 5,00 6 10 3,50 4 10 1,50 6 24 0,00 3 7 1,25 3 7 1,25 3 7 1,25 35 85 13,75 143,413 3361

2 34 HÜSEYİN  AKTÜRK -9C 9 21 3,75 2 14 -1,50 4 10 1,50 6 24 0,00 3 7 1,25 6 4 5,00 1 9 -1,25 31 89 8,75 128,525 3569

3 2 YUSUFKEREM ÖZÜBEK -9C 7 23 1,25 3 13 -0,25 3 11 0,25 10 20 5,00 1 9 -1,25 4 6 2,50 2 8 0,00 30 90 7,50 127,463 3581

4 4 MUHAMMED AYDOĞDU -9C 7 23 1,25 2 14 -1,50 3 11 0,25 10 20 5,00 2 8 0,00 4 6 2,50 1 9 -1,25 29 91 6,25 123,725 3641

5 23 ENSAR YILMAZER -9C 11 19 6,25 2 14 -1,50 1 13 -2,25 9 21 3,75 4 6 2,50 2 8 0,00 0 10 -2,50 29 91 6,25 123,450 3646

6 46 BERAT AKÇORA -9C 8 22 2,50 6 10 3,50 5 9 2,75 6 24 0,00 2 8 0,00 0 10 -2,50 3 7 1,25 30 90 7,50 122,750 3662

7 0 ÖMER FARUK ÇİL -9C 12 16 8,00 4 12 1,00 5 9 2,75 3 27 -3,75 1 9 -1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 30 88 8,00 122,635 3668

8 32 AHMET SAFA YILDIRIM -9C 4 17 -0,25 3 11 0,25 3 5 1,75 4 16 0,00 1 9 -1,25 3 0 3,00 1 5 -0,25 19 63 3,25 110,180 3859

9 30 ZÜHTÜ ASLAN -9C 7 23 1,25 4 12 1,00 2 12 -1,00 5 25 -1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 3 7 1,25 26 94 2,50 107,488 3895

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE NEDİM ERKAN İMAM HATİP LİSESİ 9.Sınıf KDS-2 (902) 35 35 35 4182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,67 10,67 12,00 7,36 6,31 5,78 5,45 4,58 4,31 12,11 6,84 10,40 3,72 3,85 2,76 3,73 3,81 2,78 2,38 2,63 1,73 49,42 38,69 39,76 233,720

Okul Ortalaması 13,69 14,20 10,14 6,86 8,60 4,71 5,14 7,49 3,27 8,74 13,77 5,30 3,46 5,54 2,07 3,43 5,46 2,06 2,69 5,03 1,43 44,01 60,09 28,98 195,190

SINIF: B

KATILIMLAR

1 19 MUHAMMED EFE YILMAZB 16 10 13,50 11 5 9,75 10 2 9,50 6 23 0,25 0 10 -2,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 47 66 30,50 193,915 2615

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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EDE TAR COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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